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Beatriz Archiolli Martins Leal

De: financeiro@grupocostaeng.com.br
Enviado em: segunda-feira, 28 de julho de 2025 14:30
Para: 'Beatriz Archiolli Martins Leal'
Cc: 'Eduardo Costa Filho'; 'Rogerio Ferreira'; 'Gerência Compras'
Assunto: RES: Ref. ao Ato Convocatório nº 016/2025 - PIPERACK
Anexos: Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a adm. pública.pdf

Prezada Beatriz, boa tarde ! 
 
Segue anexo declaração com as devidas alterações. 
 
Favor validar. 
 
 
Att, 
 

 
 
 
 

De: Beatriz Archiolli Martins Leal <beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br>  
Enviada em: segunda-feira, 28 de julho de 2025 12:07 
Para: financeiro@grupocostaeng.com.br 
Cc: Eduardo Costa Filho <eduardo@grupocostaeng.com.br>; Rogerio Ferreira <rogerio@grupocostaeng.com.br>; 
Gerência Compras <gerencia.compras@fundacaobutantan.org.br> 
Assunto: RES: Ref. ao Ato Convocatório nº 016/2025 - PIPERACK 
 
Prezados, 
  
Lembrando que os documentos devem ser assinados pelo contador. 
  
Atenciosamente, 

 

 

  
  
Beatriz Archiolli Martins Leal 
Compras e licitações 
Tel: +55 11 2627-9377 
fundacaobutantan.org.br 
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De: Beatriz Archiolli Martins Leal <beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br>  
Enviada em: segunda-feira, 28 de julho de 2025 12:04 
Para: 'financeiro@grupocostaeng.com.br' <financeiro@grupocostaeng.com.br> 
Cc: 'Eduardo Costa Filho' <eduardo@grupocostaeng.com.br>; 'Rogerio Ferreira' <rogerio@grupocostaeng.com.br>; 
Gerência Compras <gerencia.compras@fundacaobutantan.org.br> 
Assunto: RES: Ref. ao Ato Convocatório nº 016/2025 - PIPERACK 
Prioridade: Alta 
  
Prezados, bom dia. 
  
À ECF CONSTRUÇÕES LTDA, 
  
Em análise a declaração apresentada notamos a ausência da justificativa por escrito, com os documentos 
pertinentes, nos casos em que a diferença entre a receita bruta discriminada no DRE e a declaração apresentada 
seja maior que 10%, conforme Item 2: 
  

 
  
Solicitamos o envio dos documentos pertinentes até às 17h, do dia 28/07 para prosseguimento das análises. 
  
Atenciosamente, 

 

 

  
  
Beatriz Archiolli Martins Leal 
Compras e licitações 
Tel: +55 11 2627-9377 
fundacaobutantan.org.br 

  
  

De: financeiro@grupocostaeng.com.br <financeiro@grupocostaeng.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 23 de julho de 2025 14:46 
Para: beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br 
Cc: 'Eduardo Costa Filho' <eduardo@grupocostaeng.com.br>; 'Rogerio Ferreira' <rogerio@grupocostaeng.com.br>; 
gerencia.compras@fundacaobutantan.org.br 
Assunto: RES: Ref. ao Ato Convocatório nº 016/2025 - PIPERACK 
  
Prezada Beatriz, boa tarde! 
  
Segue anexo informações conforme  solicitado. 
  
Favor validar. 
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Att, 
  

 
  
  
  
  

De: Rogerio Ferreira <rogerio@grupocostaeng.com.br>  
Enviada em: sábado, 19 de julho de 2025 08:52 
Para: Wagner Esteves <wagner@contabilidadeplenitude.com.br> 
Cc: Eduardo Costa Filho <eduardo@grupocostaeng.com.br>; Sheila de Souza Alonso 
<financeiro@grupocostaeng.com.br> 
Assunto: Fwd: Ref. ao Ato Convocatório nº 016/2025 - PIPERACK 
  
Wagner bom dia  
  
Consegue nos ajudar com essa declaração? Fora os contratos citados abaixo, temos hoje projeto da C6 Bank em 
andamento.  
  
Sheila tem as informações do status desse contrato  
  
Att 
 
 
  
  
  
  
  
--------- Mensagem encaminhada --------- 
De: Beatriz Archiolli Martins Leal <beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br> 
Data: sex., 18 de jul. de 2025 às 17:47 
Assunto: Ref. ao Ato Convocatório nº 016/2025 - PIPERACK 
Para: Rogerio Ferreira <rogerio@grupocostaeng.com.br>, Anderson Andrade <anderson@grupocostaeng.com.br> 
Cc: Gerência Compras <gerencia.compras@fundacaobutantan.org.br> 
  

Prezados, boa tarde, 

  

À ECF CONSTRUÇÕES LTDA, 

  

Ref. ao Ato Convocatório nº 016/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de 

engenharia para execução da obra de reforço e adequação do PIPERACK. 
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Valor proposto: R$ 5.923.048,94. 

Assunto: diligências 

  

Com fundamento nos arts. 64 e 69, §3º da Lei 14.133, nos termos do art. 47, § único do Regulamento de Compras e 

Contratações da Fundação Butantan, a Comissão de Licitação pede o preenchimento da declaração anexa, com o 

intuito de confirmar se a empresa ECF CONSTRUÇÕES LTDA. possui capacidade econômico-financeira, bem como 

estrutura operacional para fazer frente aos compromissos assumidos, destacando que além do contrato no valor de 

R$ R$ 5.520.000,00 em vigor, há outro de R$ 3.851.306,85 em vias de ser celebrado.  

Destaca-se que a declaração deverá conter todos os dados solicitados, com as justificativas pertinentes.  

  

PRAZO DE ATENDIMENTO: até o dia 23/07, às 15h.  

  

Atenciosamente, 

A imagem 
vinculada não 
pode ser 
exibida. 
Talvez o 
arquivo tenha 
sido mo vido, 
renomeado 
ou excluído. 
Verifique se o  
v ínculo 
aponta para 
o arqu ivo e o 
local 
corretos.

 

  
  
Beatriz Archiolli Martins Leal
Compras e licitações 
Tel: +55 11 2627-9377 
fundacaobutantan.org.br 

  

  

  
Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da 
mensagem. Se você não for o(a) destinatário(a) final ou recebeu esta mensagem por engano, você não pode copiar, 
utilizar, divulgar ou agir baseado nesta mensagem ou qualquer informação nela contida. Por gentileza comunique 
imediatamente o remetente desta mensagem e a remova de seu sistema. Qualquer uso não autorizado, replicação 
ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido. As informações ou opiniões pessoais do 
remetente nela contida podem não refletir o ponto de vista do Instituto / Fundação que apenas é divulgado por 
colaboradores devidamente autorizados. Eventuais Dados Pessoais contidos nesta mensagem, estão protegidos e 
em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain 
confidential information. If you are not the intended recipient of this message, or if this message has been 
addressed to you in error, you may not copy, use, disseminate nor act based on this message or any information 
contained herein. Please immediately alert the sender by reply email and then delete this message and any 
attachments from the system. You are hereby notified that any unauthorized use, copying or dissemination of this 
message, in whole or in part, is strictly prohibited. The information or personal opinions of the sender contained 
herein may not reflect the point of view of the Institute/Foundation, which is only disclosed by duly authorized 
associates. Any Personal Data contained in this message is protected and in compliance with the Brazilian General 
Data Protection Law (LGPD). 
  
 
Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da 
mensagem. Se você não for o(a) destinatário(a) final ou recebeu esta mensagem por engano, você não pode copiar, 
utilizar, divulgar ou agir baseado nesta mensagem ou qualquer informação nela contida. Por gentileza comunique 
imediatamente o remetente desta mensagem e a remova de seu sistema. Qualquer uso não autorizado, replicação 
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ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido. As informações ou opiniões pessoais do 
remetente nela contida podem não refletir o ponto de vista do Instituto / Fundação que apenas é divulgado por 
colaboradores devidamente autorizados. Eventuais Dados Pessoais contidos nesta mensagem, estão protegidos e 
em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain 
confidential information. If you are not the intended recipient of this message, or if this message has been 
addressed to you in error, you may not copy, use, disseminate nor act based on this message or any information 
contained herein. Please immediately alert the sender by reply email and then delete this message and any 
attachments from the system. You are hereby notified that any unauthorized use, copying or dissemination of this 
message, in whole or in part, is strictly prohibited. The information or personal opinions of the sender contained 
herein may not reflect the point of view of the Institute/Foundation, which is only disclosed by duly authorized 
associates. Any Personal Data contained in this message is protected and in compliance with the Brazilian General 
Data Protection Law (LGPD). 
 


